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Nutricash

A0 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

OBJETO: 2.1 - O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO CONSISTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIO DE
AUXILIO ALIMENTACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO, PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA)
MESES, DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados(as) Senhores(as),

A NUTRICASH SERVICOS LTDA,, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2
42.194.191/0001-10, com sede Av. Tancredo Neves, 450, Sala 2402 - Caminho das Arvores, Salvador - BA,
CEP 41.820-901, vem, através deste, solicitar esclarecimento acerca do EDITAL N® 168/2022.

1. Considerando as peculiaridades de cada licitante interessado, e que a licitagdo sera realizada em
nivel nacional, prazos de recebimento dos nomes dos usudarios, cadastro no sistema, envio para
gréfica e horario de voos ou transportadoras. E correto é entendimento de que o prazo total para
primeira entrega dos cartdes podera ser de 13 dias tuteis, apds recebimento da lista com as
informacdes dos usuarios?

2. E correto entendimento de que, a futura contratada podera ofertar carto tinico, ou seja, as op¢des
de vale alimentacdo e vale refeicdo, continuaram disponiveis aos usuarios via sistema e no App
Android ou 10S. Salientamos que essa op¢do visa proteger nosso meio ambiente com a menor
emissao de plasticos, sem prejudicar as opg¢des tecnoldgicas aos usudrios.

3. Considerando os valores apresentados na tabela do item 7.2 realizamos o calculo das quantidades

estimadas de usudrios x valor mensal conforme abaixo:

Valor Mensal:R$400,00

Quantidade estimada de beneficiarios: 1.300
Valor mensal encontrado: R$ 520.000,00
Valor anual encontrado: R$ 6.240.000,00

NUTRICASH SERVICOS LTDA
Avenida Tancredo Neves, 450, Edificio Suarez Trade, 24 © andar, sala 2402, Caminho das Arvores
Salvador -Bahia -Cep:41820-020 -Tel: (71) 3340-1000
CNPJ: 42.194.191/0001-10
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Valor total encontrado para 60 meses: R$ 31.200.000,00

Sendo assim, os valores apresentados no edital e no termo de referéncia estio computando a Taxa
de administracido de 0,33%.

Salvador, 09 de novembro de 2022

Atenciosamente,
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CNPJ: 42.194.191/0001-10
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A0 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

OBJETO: 2.1 - O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO CONSISTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIO DE
AUXILIO ALIMENTACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO, PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA)
MESES, DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados(as) Senhores(as),

A NUTRICASH SERVICOS LTDA,, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2
42.194.191/0001-10, com sede Av. Tancredo Neves, 450, Sala 2402 - Caminho das Arvores, Salvador - BA,
CEP 41.820-901, vem, através deste, solicitar esclarecimento acerca do EDITAL N2 168/2022.

1. Considerando os valores apresentados na tabela do item 7.2 realizamos o calculo das quantidades

estimadas de usudrios x valor mensal conforme abaixo:

Considerando que o valor total estimado para 60 meses é R$ 31.200.000,00, com taxa zero 0,00%,
este é o valor que devera ser apresentado na proposta eletrdnico no portal LICITACOES-E?

Salvador, 11 de novembro de 2022

Atenciosamente,
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Avenida Tancredo Neves, 450, Edificio Suarez Trade, 24 © andar, sala 2402, Caminho das Arvores
Salvador -Bahia -Cep:41820-020 -Tel: (71) 3340-1000
CNPJ: 42.194.191/0001-10



Lindomar dos Reis Almeida - ES

De: Comissao de Licitacao

Enviado em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 13:26

Para: Najara da Paix@o Pinto Mauricio

Cc: Thiago Costa Mota; Henrique Avelino dos Anjos; Yuri Esmeraldo Teles; Elineide dos
Santos Assuncao

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N°
168/2022

Boa tarde!

Segue:

Resposta a pergunta n°1: O prazo para entrega dos cartées serd de 10(dez) dias corridos a partir do recebimento da lista de
usuarios.

Resposta a pergunta n°2: A futura contrata poderd ofertar cartdo Unico com as op¢des de vale alimentagdo e vale refeicdo.

Resposta a pergunta n°3: Os valores apresentados no edital correspondem a taxa de 0,33%.

Atenciosamente,

Comissao Permanente de Licitagdo
%c sede Administrativa
Departamento Regional do Espiritc Santo

Fecomeércio (27)3232-3109 — (27) 3232-3124 | www.sesc-es.com.br
SenaC

De: Najara da Paixdo Pinto Mauricio [mailto:najara.mauricio@nutricash.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 9 de novembro de 2022 14:44

Para: Comissdo de Licitagao <cpl@es.sesc.com.br>

Cc: Thiago Costa Mota <thiago.mota@nutricash.com.br>; Henrique Avelino dos Anjos
<henrique.avelino@maxifrota.com.br>; Yuri Esmeraldo Teles <yuri.teles@maxifrota.com.br>; Elineide dos Santos Assungao
<elineide.santos@nutricash.com.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

AO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREGAO ELETRONICO SESC N© 168/2022

OBJETO: 2.1 - O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO CONSISTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIO DE
AUXILIO ALIMENTACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO, PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA)
MESES, DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS

Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a),

A NUTRICASH SERVICOS LTDA, CNP] n° 42.194.191/0001-10, vem respeitosamente, com no base no do edital,
solicitar pedidos de esclarecimento.



Por gentileza, solicito confirmacao de recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Najara Mauricio

Assistente Administrativo
najara.mauricio@nutricash.com.br
www.nutricash.com.br | www.maxifrota.com.br

A MAXIT
Nutricash Eaasds



Lindomar dos Reis Almeida - ES

De: Comissao de Licitacao

Enviado em: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 09:56

Para: Thiago Costa Mota

Cc: Henrique Avelino dos Anjos; Yuri Esmeraldo Teles; Elineide dos Santos Assuncao;
Najara da Paix@o Pinto Mauricio

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N°
168/2022

Bom dia!

Considerando ser intempestivo o pedido de esclarecimento, no entanto, seguem instrucdes do edital quanto a
apresentagdo da proposta.

7-DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 — Para o julgamento desta licitagdo sera levada em consideragdo a proposta mais vantajosa para a Administragéo,
determinando que seja vencedora a licitante que, apresentando a proposta de acordo com as especificagbes deste Edital,
ofertar o MENOR PRECO GLOBAL de acordo com a taxa de administragao ofertada.

7.2.1 - A aplicacao da taxa de administragdo, como remuneragéo da contratada, sera efetuada conforme exemplo abaixo:

7.2.2 - Taxa “0” (zero): Supondo que a Contratada tenha apresentado a proposta com taxa administrativa de 0,00% (zero por
cento) e que, no més, a Contratante tenha solicitado créditos aos beneficiarios no montante total de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), o valor a pagar a Contratada sera de R$ 100.000,00 (R$ 100.000,00 + 0,00% = R$ 100.000,00).

7.2.3 - Taxa Negativa: em conformidade com as normas vigentes e seguindo orientagbes expressas do TCU, fica vedada a
adocéo de taxa negativa.

7.3 - O menor prego sera obtido pelo menor valor global, sendo o maximo contratavel de R$ 31.304.000,00 (trinta e

um milhées trezentos e quatro mil reais).

Atenciosamente,

Comissao Permanente de Licitagao
w Sede Administrativa
Departamento Regional do Espirito Santo

Fecomeércio (27) 3232-3109 — (27) 3232-3124 | www.sesc-es.com.br
SenaC

De: Thiago Costa Mota [mailto:thiago.mota@nutricash.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 09:20

Para: Comissdo de Licitacdo <cpl@es.sesc.com.br>

Cc: Henrique Avelino dos Anjos <henrique.avelino@maxifrota.com.br>; Yuri Esmeraldo Teles
<yuri.teles@maxifrota.com.br>; Elineide dos Santos Assuncdo <elineide.santos@nutricash.com.br>; Najara da Paixdo Pinto
Mauricio <najara.mauricio@nutricash.com.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

AO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO ESPiRITO SANTO

PREGAO ELETRONICO SESC N 168/2022

OBJETO: 2.1 - 0 OBJETO DA PRESENTE LICITACAO CONSISTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO, NA
FORMA DE CARTAO ELETRONICO, PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS A AQUISICAO DE



GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO
NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS

Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a),

A NUTRICASH SERVICOS LTDA, CNP] n° 42.194.191/0001-10, vem respeitosamente, com no base no do edital,
solicitar pedidos de esclarecimento.

Por gentileza, solicito confirmacao de recebimento deste e-mail.

Att,

Thiago Mota
Analista Administrativo Publico - Licitagdes - Brasil

Tel.: 71 3340.1000
L -
Nutricash sl



Lindomar dos Reis Almeida - ES

De: Comissao de Licitacao

Enviado em: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 16:16

Para: IGOR LUCIO GOULART FERREIRA

Cc: Licitacoes Up Brasil

Assunto: RES: Solicitacdo de esclarecimentos - PREGAO ELETRONICO SESC N° 168/2022 - SESC
ES X UP Brasil

Boa tarde!

Segue:

Resposta a pergunta n°® 1: taxa de 9% negativo.

Resposta a pergunta n° 2: valor do contrato sem desconto da taxa: RS 3.549.000,00.
Resposta a pergunta n® 3: Sim.

Resposta a pergunta n® 4: Sim.

Resposta a pergunta n® 4: Sim.

Resposta a pergunta n°® 6: Os valores serdo creditados antes da recarga dos cartdes conforme previsto na lei.

Atenciosamente,

Comissao Permanente de Licitagao
w Sede Administrativa
Departamento Regional do Espirito Santo

Fecomeércio (27) 3232-3109 — (27) 3232-3124 | www.Sesc-es.com.br
SenaC

De: IGOR LUCIO GOULART FERREIRA [mailto:igor.ferreira@upbrasil.com]
Enviada em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 16:59

Para: Comissdo de Licitagao <cpl@es.sesc.com.br>

Cc: Licitacoes Up Brasil <licitacoes@upbrasil.com>

Assunto: Solicitacdo de esclarecimentos - PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022 - SESC ES X UP Brasil
Boa Tarde

Ao SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ES.

Ref.: PREGAO ELETRONICO SESC N° 168/2022

Objeto: Auxilio alimentagdo

1 — Qual o atual fornecedor e qual a taxa praticada?

2 - Qual o valor total anual sem acréscimo de taxa?

3 — Podemos considerar que o valor de R$31.200.000,00 corresponde sem acréscimo de taxa, ou seja, taxa 0%?

4 — o cadastro da proposta eletronica inicial sera pelo valor global para 60 meses?



5 — Caso o licitante queira cadastrar sua proposta eletronica inicial com taxa 0%, ele devera inserir o valor total para
60 meses estimado de R$31.200.000,00?

6 - No dia 02/09, foi sancionada a Lei n® 14.442/2022, decorrente da conversdao da Medida Provisoria n® 1.108/2022,
portanto pergunto se as diretrizes serdo aplicadas quanto ao prazo de pagamento, devendo esse ter natureza pré pago,
ou seja pagamento antecipada?

Art. 3° O empregador, ao contratar pessoa juridica para o fornecimento do auxilio-alimentacdo de que trata o
art. 2° desta Lei, ndo podera exigir ou receber:

IT - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados
aos empregados;

Igor L Goulart Ferreira
igor.ferreira@upbrasil.com

Analista de Licitacdes

Y.  +553499239-1094




Lindomar dos Reis Almeida - ES

De: Juridico - SEDE

Enviado em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 10:52

Para: Silvana Ferreira Nitz Martins - ES; Juridico - SEDE; Comissao de Licitacdo; Milton Flavio
-ES

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N°
168/2022

Bom dia!

Sim, pois a entrega da listagem é uma obrigacdo nossa (SESC) e o prazo para que o fornecedor cumpra com a obrigacdo de
entrega so inicia apds entregarmos essa listagem.

Atenciosamente

Gustavo Lobo
%sc Sede Administrativa
Assessoria Juridica
Fecomeércio Departamento Regional do Espirito Santo

2773 3232-3100 ramal 3240 | www.sesc-es.com.br
Senac (27) |

De: Silvana Ferreira Nitz Martins - ES

Enviada em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 10:50

Para: Juridico - SEDE <juridico@es.sesc.com.br>; Comissdo de Licitagcdo <cpl@es.sesc.com.br>; Milton Flavio - ES
<rhmilton@es.sesc.com.br>

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

Bom dia!
Gustavo,

Entdo o prazo de atendimento para entrega dos cartdes se conta a partir do fornecimento da listagem de
empregados ao arrematante, sendo essa uma atribuicdo do Setor de RH apds assinatura do Contrato. Correto?

Att,

Silvana Ferreira Nitz Martins
w Técnica de Compras
Coaordenacao de Campras

Fecomércio Ceparamento Regional do Espinto Santa
Soma {2713232 3148 Tramal 3148 | www sesc-e5.com br

De: Juridico - SEDE

Enviada em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 10:29

Para: Comissdo de Licitacdao <cpl@es.sesc.com.br>; Juridico - SEDE <juridico@es.sesc.com.br>; Milton Flavio - ES
<rhmilton@es.sesc.com.br>

Cc: Silvana Ferreira Nitz Martins - ES <silvana.nitz@es.sesc.com.br>

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

Bom dia!



Ajudando nas duavidas.
1 - Se fala em dias corridos, sdo dias corridos.

2 —Se no edital fala que deve fornecer cartes, os mesmos sdo obrigatdrios, mesmo que exista aplicativo/sistema que
possibilite a utilizacao sem o cartao fisico.

3 — Favor conferir o calculo e dizer a eles se esta correto ou nao.

Gustavo Lobo
%sc Sede Administrativa
Assessoria Juridica
Fecomeércio Departamento Regional do Espinto Santo

2713232-3100 ramal 3240 | www.sesc-es.com.br
Senal (27) |

De: Comissao de Licitagao

Enviada em: quarta-feira, 9 de novembro de 2022 16:53

Para: Juridico - SEDE <juridico@es.sesc.com.br>; Milton Flavio - ES <rhmilton@es.sesc.com.br>
Cc: Silvana Ferreira Nitz Martins - ES <silvana.nitz@es.sesc.com.br>

Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

Boa tarde!

Senhores, segue pedido de esclarecimento da licitagdo 168/2022 com previsdo de ocorrer dia 16/11/2022. Aguardamos
retorno em tempo habil.

Atenciosamente,

Comissao Permanente de Licitagdo
%c sede Administrativa
Departamento Regional do Espiritc Santo

Fecomercio (27) 3232-3109 — (27) 3232-3124 | www.sesc-es.com br
senac

De: Najara da Paixdo Pinto Mauricio [mailto:najara.mauricio@nutricash.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 9 de novembro de 2022 14:44

Para: Comissado de Licitacdo <cpl@es.sesc.com.br>

Cc: Thiago Costa Mota <thiago.mota@nutricash.com.br>; Henrique Avelino dos Anjos
<henrique.avelino@maxifrota.com.br>; Yuri Esmeraldo Teles <yuri.teles@maxifrota.com.br>; Elineide dos Santos Assungao
<elineide.santos@nutricash.com.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SESC - ES - PREGAO ELETRONICO SESC N2 168/2022

AO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAGAO REGIONAL NO ESTADO DO ESPiRITO SANTO
PREGAO ELETRONICO SESC N© 168,/2022

OBJETO: 2.1 - 0 OBJETO DA PRESENTE LICITACAO CONSISTE NA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAGCAO DE BENEFICIO DE
AUXILIO ALIMENTACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO, PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA)
MESES, DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS

2



Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a),

A NUTRICASH SERVICOS LTDA, CNP] n° 42.194.191/0001-10, vem respeitosamente, com no base no do edital,
solicitar pedidos de esclarecimento.

Por gentileza, solicito confirmacao de recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Najara Mauricio

Assistente Administrativo
najara.mauricio@nutricash.com.br
www.nutricash.com.br | www.maxifrota.com.br

A MAXIT
Nutricash Eaasds



